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Stefano Frazzoni - ACR spa

Da: Claudio Reggiani - ACR spa
Inviato: venerdì 28 maggio 2021 12:50
A: Stefano Frazzoni - ACR spa
Oggetto: I: PagoPA

 

Da: no-reply@pagopa.gov.it [mailto:no-reply@pagopa.gov.it]  
Inviato: venerdì 28 maggio 2021 12:47 
A: Claudio Reggiani - ACR spa 
Oggetto: PagoPA 
 
Gentile claudio.reggiani@acrreggiani.it ,è stato eseguito con successo il pagamento da te richiesto tramite 
pagoPA di euro 9567.5 effettuato a favore di [17521 0 2] ARPAE Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) 
con causale /RFS/RF404411785/9567.50 (IUV: RF404411785). 
Questo indirizzo email è dedicato esclusivamente all'invio della nota sopra riportata. Si prega di non rispondere 
alla presente comunicazione. 
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